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De : Raiza Freitas Gois
<raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>

Assunto : Re: QUESTIONAMENTO - PE Nº 11/2023 -
Companhia de Saneamento do Para/PA - INF
2892/2023 - EVENTUAL

Para : Jurídico <juridicos.mep@gmail.com>
Cc : cpl <cpl@cosanpa.pa.gov.br>, Priscila Consani das

Mercês Oliveira <docs.assessoria@gmail.com>

Zimbra raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br

Re: QUESTIONAMENTO - PE Nº 11/2023 - Companhia de Saneamento do Para/PA -
INF 2892/2023 - EVENTUAL

qua., 31 de mai. de 2023 16:31

Boa tarde sr(a) Hariany,

Esta licitação encontra-se suspensa para ajustes do termo de referência.
Em resposta ao seu questionamento sobre os valores, informo que os mesmo
permanecem em sigilo até a abertura do certame, conforme informa o instrumento
convocatório.

Atenciosamente,

Raiza Freitas Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "Jurídico" <juridicos.mep@gmail.com>
Para: "cpl" <cpl@cosanpa.pa.gov.br>, "Priscila Consani das Mercês Oliveira"
<docs.assessoria@gmail.com>
Enviadas: Segunda-feira, 29 de maio de 2023 13:48:34
Assunto: QUESTIONAMENTO - PE Nº 11/2023 - Companhia de Saneamento do
Para/PA - INF 2892/2023 - EVENTUAL

Prezados, boa tarde. 
Referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2023, que visa "Contratação de empresa de
prestação de serviços comuns à realização de eventos, sob demanda, abrangendo a
organização, execução, acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de
toda a infraestrutura demandada, fornecimento de alimentação e bebidas, transportes,
apoio logístico, ornamentação, confecção e fornecimento de material de papelaria e
impressos."

QUESTIONAMENTO:

- Poderiam nos encaminhar planilha orçamentária com os valores UNITÁRIOS dos itens,
para apreciação?

Atenciosamente,
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De : Raiza Freitas Gois
<raiza.gois@cosanpa.pa.gov.br>

Assunto : Re: QUESTIONAMENTO - PE Nº 11/2023 -
Companhia de Saneamento do Para/PA - INF
2892/2023 - EVENTUAL

Para : Jurídico <juridicos.mep@gmail.com>
Cc : cpl <cpl@cosanpa.pa.gov.br>, Priscila Consani das

Mercês Oliveira <docs.assessoria@gmail.com>

Hariany Christine Xavier dos Santos
Jurídico

MEP Licitações 
Edifício Avant Garde Business - Sala 1004 e 1005
Avenida Miguel Sutil, 8388, Santa Rosa
CEP 78.040-365 - Cuiabá/MT
(65) 3028-4200 
(65) 99661-2899

qua., 31 de mai. de 2023 16:31

Boa tarde sr(a) Hariany,

Esta licitação encontra-se suspensa para ajustes do termo de referência.
Em resposta ao seu questionamento sobre os valores, informo que os mesmo
permanecem em sigilo até a abertura do certame, conforme informa o instrumento
convocatório.

Atenciosamente,

Raiza Freitas Gois
Coordenadora de Processos Licitatórios
Companhia de Saneamento do Pará
Fone: (91) 3202-8404

De: "Jurídico" <juridicos.mep@gmail.com>
Para: "cpl" <cpl@cosanpa.pa.gov.br>, "Priscila Consani das Mercês Oliveira"
<docs.assessoria@gmail.com>
Enviadas: Segunda-feira, 29 de maio de 2023 13:48:34
Assunto: QUESTIONAMENTO - PE Nº 11/2023 - Companhia de Saneamento do
Para/PA - INF 2892/2023 - EVENTUAL

Prezados, boa tarde. 
Referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2023, que visa "Contratação de empresa de
prestação de serviços comuns à realização de eventos, sob demanda, abrangendo a
organização, execução, acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de
toda a infraestrutura demandada, fornecimento de alimentação e bebidas, transportes,
apoio logístico, ornamentação, confecção e fornecimento de material de papelaria e
impressos."

QUESTIONAMENTO:
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De : Jurídico - MEP Licitações
<juridicos.mep@gmail.com>

Assunto : QUESTIONAMENTO - PE Nº 11/2023 - Companhia
de Saneamento do Para/PA - INF 2892/2023 -
EVENTUAL

Para : cpl@cosanpa.pa.gov.br, Priscila Consani das Mercês
Oliveira <docs.assessoria@gmail.com>

- Poderiam nos encaminhar planilha orçamentária com os valores UNITÁRIOS dos itens,
para apreciação?

Atenciosamente,

Hariany Christine Xavier dos Santos
Jurídico

MEP Licitações 
Edifício Avant Garde Business - Sala 1004 e 1005
Avenida Miguel Sutil, 8388, Santa Rosa
CEP 78.040-365 - Cuiabá/MT
(65) 3028-4200 
(65) 99661-2899

seg., 29 de mai. de 2023 13:48

Prezados, boa tarde. 

Referente ao Pregão Eletrônico nº 11/2023, que visa "Contratação de empresa de
prestação de serviços comuns à realização de eventos, sob demanda, abrangendo a
organização, execução, acompanhamento, montagem, desmontagem e manutenção de
toda a infraestrutura demandada, fornecimento de alimentação e bebidas, transportes,
apoio logístico, ornamentação, confecção e fornecimento de material de papelaria e
impressos."

QUESTIONAMENTO:

- Poderiam nos encaminhar planilha orçamentária com os valores UNITÁRIOS dos itens,
para apreciação?

Atenciosamente,

Hariany Christine Xavier dos Santos
Jurídico

MEP Licitações 
Edifício Avant Garde Business - Sala 1004 e 1005
Avenida Miguel Sutil, 8388, Santa Rosa
CEP 78.040-365 - Cuiabá/MT
(65) 3028-4200 
(65) 99661-2899


